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M Gma" Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: Facturas pendientes
1 mensaje

Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com> 26 de noviembre de 2025, 12:02

Para: expedientes@redclaimer.es
Reenviamos conversacion con el contable.

Saludos,
Eduardo Pereira

PINTURA Y DECORACIONES MURB( S: L

---------- Forwarded message ---------

De: Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com>
Date: vie, 7 nov 2025 a las 14:23

Subject: Re: Facturas pendientes

To: <pablo.df@eacis.es>

Adjunto las facturas pendientes de Olivia Valere.

Saludos,
Eduardo

PINTURA Y DECORACIONES MURB( S, L

El vie, 7 nov 2025 a las 12:33, <pablo.df@eacis.es> escribio:

Eduardo,
Yo te hablaba de Reformas y Mantenimientos:

Facturas F 68 y 69 (Olvia Valere)

Proformas sin nimero (Estrella del mar): una de 29.712,76 y otra de 4.712,95

Las de EACIS de Olivia Valere: dos proformas sin nimero de 3159,16 cada una.

Yo hoy te puedo sacar las facturas 68 y 69. La semana que viene como te dije, las de estrella del mar, deberia salir
el pago.

Y las de Olivia a nombre de Eacis, voy a ver si puedo sacar el pago de una la semana que viene.
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Confirmame si las facturas son las mismas que tienes.

Gracias

Saludos

Pablo Lopez Malone

Director Financiero

Avda Diego Jimenez Lima n°7
29601 Marbella

Tfno: 952 898 283

Mail: pablo.df@eacis.es

Web: www.eacis.es

A AV CONSTRUCCIONES

Tu proyecto, nuestro compromiso.

Desde 2005

Conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente (Ley 15/1999 de 13 de diciembre), le informamos que sus datos han sido
incorporados a un fichero, cuyo titular es EACIS, Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a los mismos dirigiéndose a
info@eacis.es

Este Email contiene datos confidenciales. Si usted no es el destinatario, le rogamos informe al remitente y borre este Email.
La reproduccion, copia o transmision a otras personas queda terminantemente prohibida.

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario. Una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 250.000 litros de agua. El Medio Ambiente es cuestion de TODOS.

In accordance with regulation in force (Law 15/1999- Dec. 13), we inform you that your data will be saved in a file under the
name of EACIS. You may access this file, modify it, cancel it, or object by expressing this in writing to info@eacis.es

This e-mail contains confidential information. If you are not the adress , we request to inform at once to the sender and erase
this e-mail. The reproduction, copy or transmission to others is totally forbidden.

De: Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com>

Enviado el: viernes, 7 de noviembre de 2025 9:26

Para: pablo.df@eacis.es

CC: certificaciones@eacis.es; Marcos <marcos.dt@eacis.es>
Asunto: Re: Facturas pendientes
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Buenos dias,

Gracias por la informacion, nos hace sentir mas aliviados.

De Olivia Valere hay una proforma de julio y 4 facturas de octubre.

Saludos,

Eduardo

PINTURA Y DECORACIONES MUR@( S" L

El vie., 7 nov. 2025 8:50, <pablo.df@eacis.es> escribio:

Buenos dias,
Disculpa la demora en la respuesta.

Estrella del mar deberiamos sacar el pago no mas alla de la semana proxima. Lamentablemente nos han
demorado el pago mas de la cuenta.

Olivia Valere, te lo saco hoy mismo.
Saludos

Pablo Lépez Malone

Director Financiero

Avda Diego Jimenez Lima n°7
29601 Marbella

Tfno: 952 898 283

Mail: pablo.df@eacis.es

Web: www.eacis.es
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AV CONSTRUCCIONES

M\EACIS

Tu proyecto, nuestro compromiso.

Desde 2005

Conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente (Ley 15/1999 de 13 de diciembre), le informamos que sus datos han
sido incorporados a un fichero, cuyo titular es EACIS, Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a los mismos
dirigiéndose a info@eacis.es

Este Email contiene datos confidenciales. Si usted no es el destinatario, le rogamos informe al remitente y borre este
Email. La reproduccion, copia o transmision a otras personas queda terminantemente prohibida.

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario. Una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 250.000 litros de agua. El Medio Ambiente es cuestién de TODOS.

In accordance with regulation in force (Law 15/1999- Dec. 13), we inform you that your data will be saved in a file under
the name of EACIS. You may access this file, modify it, cancel it, or object by expressing this in writing to info@eacis.es

This e-mail contains confidential information. If you are not the adress , we request to inform at once to the sender and
erase this e-mail. The reproduction, copy or transmission to others is totally forbidden.

De: Eduardo Pereira <pereiravecina@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 5 de noviembre de 2025 16:37
Para: certificaciones@eacis.es; pablo.df@eacis.es
Asunto: Facturas pendientes

Buenas tardes,

Estamos a las puertas de comenzar un nuevo proyecto con vosotros en la obra del edificio DIZ.

La previsidon del comienzo esta fijada para el lunes 10 de noviembre. Antes de iniciar este nuevo proyecto
necesitamos el ingreso de las facturas pendientes que se van acumulando, ademas del pago previo al comienzo
de la obra. Queda muy poco tiempo para el dia fijado y como comprenderéis no vamos a poder empezar hasta
que se regularice esta situacion.

Esperamos ansiosamente una respuesta porque esto es insostenible. Hemos confiado en trabajar en Olivia
Valere sin haber cobrado Estrella del Mar y también se nos debe ese proyecto desde julio. No es de recibo
hacer esto a una pequefia empresa que ha confiado en vosotros.

Saludos,

Eduardo
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PINTURA Y DECORACIONES /V’URD( S. L

5 adjuntos

ﬂ FACTURA N° 73 EACIS ACABADO TRABAJOS PASILLOS ASEOS OLIVIA VALERE.pdf
660K

ﬂ FACTURA N° 71 EACIS PASILLOS ASEOS OLIVIA VALERE.pdf
660K

ﬂ FACTURA N° 68 EACIS LIQUIDACION TRABAJOS SALON OLIVIA VALERE.pdf
660K

ﬂ FACTURA N° 51 EACIS LIQUIDACION TRABAJOS OLIVIA VALERE.pdf
666K

ﬂ FACTURA N° 69 EACIS LIQUIDACION TRABAJOS PUERTAS SALON OLIVIA VALERE.pdf
659K
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